08/03/2024, 14:12 Gmail - Re: ESCLARECIMENTO DL4/2024

M Gma" Daniel Carmo - Cisdeste <daniel.cisdeste@gmail.com>

Re: ESCLARECIMENTO DL4/2024

1 mensagem

Compras - Licitagées CISDESTE <licitacao@cisdeste.saude.mg.gov.br> 8 de margo de 2024 as 13:47
Para: asf.licitacoes@gmail.com

Cc: Assessoria de Comunicagdo <ascom@cisdeste.saude.mg.gov.br>, Compras CISDESTE
<compras@cisdeste.saude.mg.gov.br>, daniel cisdeste <daniel.cisdeste@gmail.com>

Boa tarde,

ref.: Processo Licitatério n® 008/2024 - Dispensa Eletronica n° 004/2024 -- Objeto: Contratagao
de empresa especializada para prestacao dos Servigos de Manutencao Preventiva e Corretiva
dos equipamentos de ar condicionado e bebedouros de propriedade do Consércio

Intermunicipal de Saude da Regido Sudeste - CISDESTE. Data da sessao publica: 12/03/2024.

Esclarecemos que a contratacao se refere a prestagcéo de servigos e nao inclui o fornecimento
de materiais.

Oldair da Silveira

Coordenador Compras e Licitagoes
(32) 3250-0350/ (32) 3250-0361
www.cisdeste.com.br

De: "Assessoria de Comunicagao" <ascom@cisdeste.saude.mg.gov.br>
Para: "Compras" <licitacao@cisdeste.saude.mg.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 8 de marco de 2024 13:10:48

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO DL4/2024

Prezados:

Segue e-mail que chegou pela assessoria de comunicagéo

Adriana Vaz Dabés
Assessoria de Comunicacdo
(32) 3250-0350/ (32) 98466-8097
www.cisdeste.com.br

De: "ASF Licitacoes" <asf.licitacoes@gmail.com>

Para: "Assessoria de Comunicagao" <ascom@cisdeste.saude.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 8 de margo de 2024 12:49:31

Assunto: ESCLARECIMENTO DL4/2024

Prezados, boa tarde!

Gostariamos de um esclarecimento com relacédo a Dispensa de Licitacdo N° 4/2024,
organizado pelo Consoércio Intermunicipal de Saude da Regido Sudeste - CISDESTE.

Ao lermos o Edital disponibilizado, ndo conseguimos ter uma clareza se sera necessario nessa
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dispensa se o contrato € com o fornecimento de material e pecas. Gostariamos de um retorno
sobre essa duvida, se possivel.

Atenciosamente, ASF.
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